广东星徽精密制造股份有限公司

关于持股 5%以上股东部分股份被司法冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）近期通过查询中国证券登记结算有限责任公司系统，获悉公司持股 5%以上股东孙才金持有本公司的部分股份被司法冻结、司法再冻结、轮候冻结，具体情况如下：

一、本次股份被冻结的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股及限售类型	起始日	到期日	冻结申请人/拍卖人等	原因
孙才金	否	7,202,471	31.57%	2.04%	首发后限售股	2022-04-27	2025-04-26	深圳前海合作区人民法院	司法再冻结
孙才金	否	81,292	0.36%	0.02%	首发后限售股	2022-04-27	2025-04-26	深圳前海合作区人民法院	司法冻结
孙才金	否	3,400,000	14.90%	0.96%	无限售流通股	2022-04-27	/	深圳前海合作区人民法院	轮候冻结
合计		10,683,763		3.03%

经了解，以上冻结系公司及子公司深圳市泽宝创新技术有限公司（以下简称“泽宝技术”）起诉孙才金、朱佳佳、Sunvalley E-commerce (HK) Limited、深圳市亿网众盈投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市广富云网投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市恒富致远投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市泽宝财富投资管理合伙企业（有限合伙）、新余市顺择同欣咨询服务中心（有限合伙）、新余市顺择齐欣咨询服务中心（有限合伙）股权转让纠纷，具体详见公司2022年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公

告编号：2022-049），公司与泽宝技术向广东省深圳前海合作区人民法院申请财产保全。

二、股东股份累计被冻结的情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结的情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计被冻结数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例
孙才金	22,813,383	6.46%	15,015,854	65.82%	4.25%
朱佳佳	3,361,773	0.95%	1,302,161	38.73%	0.37%
SUNVALLEY E-COMMERCE (HK) LIMITED	3,983,928	1.13%	-	-	-
深圳市恒富致远投资管理合伙企业（有限合伙）	1,494,780	0.42%	-	-	-
深圳市广富云网投资管理合伙企业（有限合伙）	1,494,780	0.42%	-	-	-
深圳市亿网众盈投资管理合伙企业（有限合伙）	1,494,780	0.42%	-	-	-
深圳市泽宝财富投资管理合伙企业（有限合伙）	1,494,780	0.42%	-	-	-
新余市顺择齐欣咨询服务中心（有限合伙）	4,749,700	1.35%	-	-	-
新余市顺择同欣咨询服务中心（有限合伙）	1,063,596	0.30%	-	-	-
合计	41,951,500	11.88%	16,318,015	38.90%	4.62%

三、其他情况说明及风险提示

孙才金不是公司控股股东或实际控制人，其所持公司股份被司法冻结不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司持续经营产生不利影响。公司将积极关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》《证券轮候冻结数据表》。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日